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Poikkeamishakemus, 8-108-4, Pujottelukuja 3

Hakemuksen sisältö

Maanomistaja hakee 8. kaupunginosan korttelissa 108 sijaitsevalle tontille 4 
(Pujottelukuja 3) poikkeamispäätöstä asuinhuoneistojen sijoittamiseksi 
kahteen erillistaloon asemakaavan edellyttäessä niiden yhteen kytkemistä. 

Kaavallinen tilanne ja tietoa kohteesta

Hakemuksen mukaisen tontin kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala on 1 560 
m². Alueen asemakaava on vahvistettu 12.11.1964. Asemakaavan mukaan 
tontille saa rakentaa vain yhden enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävän ja 
enintään kaksikerroksisen asuinrakennuksen, peittoalaltaan enintään 1/5 
tontin pinta-alasta. Lisäksi alimmaiseksi saa rakentaa enintään 2,1 metriä 
korkeita huonetiloja talon omaan käyttöön, kuten taloustiloja ja autotalleja. 
Ote Kauniaisten asemakaavojen yhdistelmäkartasta määräyksineen on 
liitteenä 1.

Tontilla sijaitsee asuinrakennus ja talousrakennus. Molemmat rakennukset on 
esitetty hakemuksessa purettavaksi. Rakennuksille on myönnetty purkamislupa 
27.1.2022 ja rakennukset on purettu tontilta. Tontin kokonaisrakennusoikeus 
on 624 k-m² ja sallittu peittoala 312 m².

Hakemuksen perustelut

Asemakaavasta poikkeamisen erityisenä syynä hakemuksessa esitetään, että 
tontilla ja sitä reunustavalla puistoalueella olevien pienipiirteisten 
kalliomuotojen eteen saadaan kaupunkikuvallisesti ja mittakaavallisesti 
parempi ratkaisu jakamalla rakennusoikeus kahteen erillismassaan, jotka 
voidaan asettaa maaston mukaisesti omiin luontaisiin korkeusasemiinsa. 
Edelleen todetaan, että tontin rakennusoikeus mahdollistaa kahden 
erillispientalon toteuttamisen ja että kahden erillispientalon ratkaisussa 
rakennusoikeus saadaan käytettyä kokonaan.

Hakemukseen liitetty alustava asemapiirros on liitteenä 2. 

Poikkeamisen edellytykset ja erityinen syy

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 171 §:n mukaan kunta voi erityisestä 
syystä myöntää poikkeamisen MRL:ssa säädetystä tai sen nojalla annetusta 
rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, 
kiellosta ja muusta rajoituksesta.

MRL:n 171 §:n 2 momentin mukaan poikkeamista ei saa myöntää, jos se:
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1. aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön 
muulle järjestämiselle
2. vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista
3. vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 
saavuttamista; tai
4. johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa 
merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Kannanotot ja naapurien kuuleminen

Tontin naapureita on kuultu poikkeamishakemukseen liittyen, jolloin siitä 
jätettiin yksi muistutus, jossa vastustetaan kahden erillisrakennuksen 
toteuttamista. Muistutuksessa todetaan, että muistutuksen jättäjän tontilla 
sijaitsee kansallisesti arvokkaaksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi yhdessä 
Kaunialan päärakennuksen kanssa osoitettu vanha huvilarakennus ja että 
poikkeamishakemuksen mukainen rakentamien rikkoisi arvokasta 
maisemakuvaa. Edelleen todetaan, että esitetty rakentaminen aiheuttaisi 
merkittävää haittaa ja arvonalennusta niille naapuritontin asunnoille, joiden 
keskeiset piha-alueet sijaitsevat asuntojen eteläpuolella, mutta 
pujottelurinteen profiilia seuraten esitettyjä uudisrakennuksia alempana. 
Muistutuksessa esitetään, että naapuritontin uudisrakennus on toteutettu 
noudattaen voimassa olevaa asemakaavaa ja siihen liittyviä rakennusohjeita, 
joiden tarkoituksena on ollut kansallisesti merkittävän ympäristön suojelu, ja 
että alueen välittömän lähiympäristön tulisi myös noudattaa samoja 
suojelupyrkimyksiä. Lisäksi muistutuksessa todetaan, että hakemuksen 
mukainen tontti on suhteellisen pieni ja haasteellinen sen 
pinnanmuodostuksen takia ja näin ollen vaikeasti hyödynnettävissä. Edelleen 
muistutuksessa esitetään, että suunnitelmissa ei ole esitetty riittäviä piha-
aluevarauksia mm. viihtyisyys ja lumitila huomioiden. Lisäksi esitetään, että 
pääsy taloille autolla vaatii erityisjärjestelyjä ja että tuleva rakentaminen tulee 
vaatimaan lähes kaiken olemassa olevan puuston poistamista. 

Rakennusvalvonnalta on pyydetty kannanottoa poikkeamishakemukseen 
liittyen. Rakennusvalvonta ei näe estettä poikkeamisen myöntämiselle. 

Päätöksen perustelut

Naapuritontilla, osoitteessa Pujottelukuja 4, olevan huvilan alue ei sisälly 
vuonna 2009 hyväksyttyyn valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen 
kulttuuriympäristöjen inventointilistaukseen (RKY 2009). Huvilan alue on 
kuulunut yhdessä Kaunialan vanhan päärakennuksen kanssa aiempaan 
valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt -luetteloon 
(RKY 1993). Huvilarakennus sisältyy kaupunginvaltuuston 13.12.2004 
hyväksymän maankäytön yleissuunnitelman (MASU 2) arvokkaiden 
rakennusten listaan ja osa naapuritontista on osoitettu MASU 2:ssa 
valtakunnallisesti merkittävänä kulttuurihistoriallisena ympäristönä. Huvila on 
mainittu myös Kauniaisten rakennusinventoinnissa 2005. 
Rakennusinventoinnissa kohteesta todetaan mm. seuraavaa: Rakennettu n. 
1912 Bad Grankullan lääkärille kansallisromanttiseen tyyliin. Laajennettu ja 
kunnostettu useita kertoja, jolloin on menetetty osa rakennuksen 
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arkkitehtonisesta arvosta. Villan viereen on rakennettu 1980-luvun lopulla 
uudisrakennus, joka on osaltaan turmellut pihapiiriä. Kuuluu valtakunnallisesti 
merkittävään kulttuurihistorialliseen ympäristöön. Huvilarakennusta tai sen 
ympäristöä ei ole suojeltu alueella voimassa olevassa asemakaavassa. 

Poikkeamispäätöstä haetaan ainoastaan erilleen rakentamiseen, jolloin 
päätöksessä tutkitaan, että tontille mahtuu toteuttamaan kaksi erillistä 
asuinrakennusta ilman, että siitä aiheutuu kohtuutonta haittaa naapureille ja 
tontin käytölle. Asemakaava edellyttää, että rakennukset on sijoitettava 
vähintään kuuden metrin etäisyydelle naapuritontin rajasta. Muutoin 
voimassa oleva kaava ei rajoita rakentamisen sijoittelua. 

Maastokäynnin ja esitetyn asemapiirroksen perusteella voidaan todeta, että 
tontilla on riittävästi tilaa toteuttaa asuinrakennukset erilleen siten, että 
asemakaavan edellyttämä kuuden metrin etäisyys naapuritontin rajasta 
toteutuu ja uusille asuinrakennuksille on mahdollista osoittaa 
tarkoituksenmukaiset ajoyhteydet ja piha-alueet. Hakemukseen liitetyssä 
asemapiirroksessa ajoyhteys on esitetty toteutettavaksi molemmille 
suunnitelluille rakennuksille yhden Pujottelukujalta tulevan liittymän kautta. 
Tarkempi suunnittelu ajoittuu rakennuslupavaiheeseen, jossa ratkaistaan mm. 
rakentamisen lopullinen sijainti ja rakentamisen sopeutuminen rakennettuun 
ympäristöön mm. korkeuden ja rakennustavan osalta sekä määritellään 
rakentamistöiden vaatimat puidenkaadot ja säilytettävien puiden suojauksen 
periaatteet.  

Alueen lähiympäristöön on toteutunut useita erillistaloja kaavan edellyttäessä 
niiden yhteen kytkemistä. Massoittelultaan nyt suunniteltu rakentaminen ei 
poikkea ympäröivästä rakennuskannasta.  Esitetty rakentaminen noudattaa 
voimassa olevaa asemakaavaa asuntojen erilleen rakentamista lukuun 
ottamatta.  Erilleen rakentamisen ei voida katsoa aiheuttavan sellaista 
merkittävää haittaa naapuritonteille, joka kaupunkioloissa ei olisi 
hyväksyttävää. Hakemuksen mukaisen tontin rakentaminen jää yli 32 metrin 
etäisyydelle naapuritontin vanhasta huvilarakennuksesta eikä edellä esitetyn 
perusteella ole nähtävissä millä tavoin erilleen rakentaminen heikentäisi 
naapuritontin huvilan kulttuurihistoriallisia arvoja asemakaavan mukaiseen 
yhden rakennusmassan toteutusratkaisuun verrattuna.

Hakemuksen perusteeksi esitettyjä kaupunkikuvallisia syitä voidaan pitää lain 
edellyttämänä erityisenä syynä poiketa asemakaavasta eikä tässä tapauksessa 
ole sellaisia tekijöitä, jotka edellyttäisivät asuntojen yhteen kytkemistä. Lisäksi 
asemakaavan laatimisen jälkeen olosuhteet ovat muuttuneet. 
Kaupunginvaltuuston 13.12.2004 hyväksymän maankäytön yleissuunnitelman 
mukaan asemakaavoissa määriteltyä paritaloasuntojen kytkemistä ei pidetä 
ehdottomana määräyksenä. Asuinrakennusten erilleen sijoittamisella 
rakennusoikeus jakautuu pienemmiksi massoiksi ja luo mittakaavaltaan 
viihtyisää ja sopusuhtaista ympäristöä. 

Hakemusta voidaan pitää perusteltuna ja asemakaavasta poikkeamista niin 
vähäisenä, että sen ei voida katsoa aiheuttavan haittaa kaavoitukselle, kaavan 
toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeamisella ei 
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vaikeuteta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista 
koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisen ei voida myöskään katsoa 
johtavan vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttavan 
merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

Näin ollen MRL 171 §:n mukaiset oikeudelliset edellytykset täyttyvät, eikä 
poikkeaminen ole vastoin MRL 171 §:n 2 momenttia.

Päätös:
Myönnän maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 1 momentin nojalla ja 
esitettyjen eritysten syiden perusteella luvan poiketa asemakaavasta siten, 
että asuinhuoneistot voidaan sijoittaa kahteen eri rakennukseen.

Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen antamispäivästä, jonka 
kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava.

Päätös annetaan MRL 198 §:n mukaisesti julkipanon jälkeen. Julkipanoilmoitus 
julkaistaan kaupungin ilmoitustaululla. Muutoksenhakuaika alkaa päätöksen 
antopäivästä. Päätöksen antopäivä ilmenee julkipanoilmoituksesta ja 
muutoksenhakuohjeesta.

Minna Penttinen
Maankäyttöpäällikkö

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti

Jakelu:
Hakija
Muistutuksen jättäjä
Uudenmaan ELY-keskus
Johtava rakennustarkastaja
Yhdyskuntatoimen johtaja
Yhdyskuntavaliokunta, puheenjohtaja
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